Crigtina Martin Lucas
e

De: Jose Maria Zarzuelo Castafo

Enviado el: martes, 05 de febrero de 2013 12:16

Para; Coquelet Ruiz, Mathieu

CC Directora General de la Agencia de Innovacion, Financiacion e Internacionalizacién
Empresarial; Cristina Cebrian Arranz; Cristina Martin Lucas

Asunto; RE: RE:

Estimado Mathieu, estoy de acuerdo en hacer un escrito para el experto y en los términos que comentas.

Si necesitas algiin dato me lo haces saber.
Un saludo.

De: Coguelet Ruiz, Mathieu [ [

Enviado el: lunes, 04 de febrero de 2013 17:56

Para: Jose Maria Zarzuelo Castano
CC: Favart, Martin; Directora General de la Agencia de Innovacion, Financiacion e Internacionalizacion Empresarial

Asunto: RE:
Estimado Jose Maria,

Muchas gracias por su correo.

Opino lo mismo que Ud.: no hay ningun mueble que este descrito en el protocolo de entrada (marca, modelo,
cantidad, vestustez, etc) y, por lo tanto, el experto dificiimente puede pronunciarse acerca de estos muebles en el

protocolo de salida.

El tomador tiene la obligacién de devolver los muebles en el estado que consta en el protocolo de entrada, pero a
falta de descripcion en dicho protocolo...

Le propongo escribir al experto para decirle que, segun nuestro cliente, no habia ningun meuble cuando se tomo
posesion del edificio, tal y como (no) consta en el protocolo de entrada.

Le propongo tambien no mencionar que algunas sillas/mesas se encontraban en la cocina.

Reciba un cordial saludo,

Mathieu Coquelet Ruiz
Lawyer * Avocat

This message may contain confidential and privileged information. If it has been sent to you in
error, please reply to advise the sender of the error and then immediately delete this message.

-----Original Message-----

From: Jose Maria Zarzuelo Castafio |
Sent: 04 February 2013 14:25

To: Coquelet Ruiz, Mathieu; Favart, Martin
Cc: Directora General de la Agencia de Innovacion, Financiacion e Internacionalizacion Empresarial

Subject:



Estimado Mathieu, retomando el tema del protocolo de salida y respecto de los puntos que me indicaste en
tu correo del pasado 30 de enero, que ain no hemos tratado, te comento:

~En la paguna 5 se dice que la Sra Cornejo menciona que "le parece que los lugares estaban amueblados".
Despues de haber analizado el Protocolo de entrada no encuentro ninguna referencia ni fotografia sobre
estos muebles, si no constan en ese documento, o no es cierto el comentario de la Sra Cornejo o se
equivoco el experto en el protocolo. Tambien te afiado que se lo he comentado a algin compaiiero de Ia

oficina en Bruselas y no recuerda esos muebles.

.- En cuanto a la ausencia de sillas y mesas, efectivamente unas pocas sillas y mesas, restos de mobiliario de
muy poco valor que estaba ubicado en la cocina se han donado (sin contraprestacion alguna) a una
asociacion sin dnimo de lucro "Jeunesse de Perbais" de la Comuna de PERBAIS.

Estamos hablando como se desprende de la fotografia del experto que me mandaste el 21 de enero, de 6/7
taburetes y una mesa.Pensando que estos muebles eran propiedad de la Agencia o de la Consejeria de
Presidencia, insisto de muy poca utilidad y de muy escaso valor, y ante la opcién de trasladarlos a Valladolid,
tomamos la decisién de hacer una donacidn a favor de una asociacion que pudiera utilizarlos. Yo creo que
dado su escaso valor no es necesario que intentemos recuperarlos de la asociacidn, pero quiero conocer tu

opinidn al respecto.

un saludo.



Crigtina Martin Lucas

De: Jose Maria Zarzuelo Castafio

Enviado el: lunes, 04 de marzo de 2013 13:42

Para: Cristina Martin Lucas; Jose Antonio Mediavilla Martin; Cristina Cebrian Arranz

<C: Directora General de la Agencia de Innovacién, Financiacion e Intern acionalizacién
Empresarial

Asypto: RV: Protocolo de salida - Indemnizacion

Datos adjuntos: 2013.0014 ELLS Etterbeel Bld Louis Schmidt 97 - NR.pdf; 20130014 PV OFFICIEL

ELLS Etterbeel Bld Louis Schmidt 97 - NR.pdf

De: Coquelet Ruiz, Mathieu

Enviado el: lunes, 04 de marzo de 2013 11:03
Para: Jose Maria Zarzuelo Castafio

CC: Favart, Martin

Asunto: Protocolo de salida - Indemnizacion

Estimado Jose Maria,

Adjuntos a este correo le envio dos documentos procedente del experto:

(i) la evaluacion detallada de los gastos necesarios para reparar los dafios sufridos por el edifcio, y

(i) el atestado oficial del experto donde consta el importe que tiene que estar abenado por la Agencia.
El experto ha evaluado la indemnizacion para cubrir los dafios a 30.988,93 €.

Respeto a los muebles de la cocina, consta en el protocolo de entrada (p. 37) una muy breve descripcion de los
muebles que se encontraban en la cocina, que tambien indica la cantidad y la marca de dichos muebles. En la base
de esta descripcion, el experto ha evaluada el valor de dicho muebles a 11.000 € (1.000€ por cada una de las ocho
sillas, y 1.500€ por cada una de las dos mesas).

He verificado estos precios, y he encontrado los mismos precios en varias paginas web:
http://www.madeindesign.com/prod-neoz-tabouret-haut-driade-ref8617010.html, y
tambien http://www.objectsby.com/neoz-tabouret-driade-philippe-starck/pv-1854/.

Atentamente,

Mathieu

Mathieu Coquelet Ruiz
Lawyer « Avocat « Advocaat

VAN BAEL & BELLIS

This message may contain confidential and privileged information. If it has been sent to you in
error, please reply to advise the sender of the error and then immediately delete this message.



